MJ-Licitacao

De: Elisa Oliveira Paula <elisa.paula@Ics.com.br>

Enviado em: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 15:04

Para: MJ-Licitacao

Assunto: Diligéncia n° 01 - PE n°® 07/2018 - Ministério da Justica
Anexos: Anexo | - Contrato Comigo - Data Center.zip

Boa tarde,

Segue anexo 1 referente ao contrato da Comigo.

Desde ja agradeco.

o — Elisa Pauln
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De: MJ-Licitacao <licitacao@mj.gov.br>

Data: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 13:09

Para: Elisa Paula <elisa.paula@Ics.com.br>

Cc: "menon@presencialconsultoria.com.br" <menon@presencialconsultoria.com.br>
Assunto: RES: Diligéncia n2 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica

Prezados,
Em complementacao a Diligéncia n°® 01, solicitamos:

a) o contrato da ELEKTRO do ano de 2016, pois o atestado refere-se a esse periodo. O comiiattadocanteriormente refere-se apenas ao ano de 2018.
b) o Anexo | do contrato da COMIGO, no qual consta o detalhamento das especificatifas tirobjeto.

Posto isso, aguardamos manifestacéo até as 15h.
Att.,

COORDENACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
MINISTERIOS DA JUSTICA

De: Elisa Oliveira Paula <elisa.paula@I|cs.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 12:13

Para: MJ-Licitacdo <licitacao@mj.gov.br>

Cc: menon@presencialconsultoria.com.br

Assunto: Re: Diligéncia n2 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica




Boa tarde,
Seguem os demais contratos.

Obrigada,

Elisa Paula
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De: MJ-Licitacdo <licitacao@mj.gov.br>

Data: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 12:10

Para: Elisa Paula <elisa.paula@I|cs.com.br>

Cc: "menon@presencialconsultoria.com.br" <menon@presencialconsultoria.com.br>
Assunto: RES: Diligéncia n2 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica

Certo.
Estou aguardando outro email.

Att.

De: Elisa Oliveira Paula <elisa.paula@I|cs.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 12:08

Para: MJ-Licitacdo <licitacao@mj.gov.br>

Cc: menon@presencialconsultoria.com.br

Assunto: Re: Diligéncia n? 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica

Boa tarde,

O e-mail enviado voltou pois estava pesado, enviando novamente em dois e-mails.
Grata pela compreensao.

Elisa Paula
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De: Elisa Paula <elisa.paula@]|cs.com.br>

Data: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 12:04

Para: MJ-Licitacdo <licitacao@mj.gov.br>

Cc: "menon@presencialconsultoria.com.br" <menon@presencialconsultoria.com.br>
Assunto: Re: Diligéncia n2 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica

Boa tarde,
Em resposta ao diligenciamento, seguem as ARTs, atestados e Contratos correspondentes ao que foi solicitado.

Desde ja agradeco.

— Elisa Paulp
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De: MJ-Licitacdo <licitacao@mj.gov.br>

Data: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 11:23

Para: Elisa Paula <elisa.paula@I|cs.com.br>

Cc: "menon@presencialconsultoria.com.br" <menon@presencialconsultoria.com.br>
Assunto: RES: Diligéncia n2 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica

Em complementacdo a Diligéncia n2 01/2018, solicitamos, ainda:
Os contratos de prestacdo dos servicos deverdo estar acompanhados das cépias das ART’'s encaminhadas nos termos do que determina a legislacdo do sistema CREA/CONFEA.

Conforme RESOLUCAO N2 1.025, DE 30/10/2009 - VREA SP - Sobre a emissdo de ART:

- Deve ser registrada antes do inicio da atividade técnica.
- Obras publicas pode ser registrada em até 10 dias apds a liberagdo da O.S.
- E vedado o registro de ART relativa a execucdo de obra ou servico concluido.

Ainda,

“A falta de Anotagdo de Responsabilidade Técnica sujeitard o profissional ou a empresa contratada a multa prevista na alinea “a” do artigo 73 da Lei n2 5.194/66”.

A ART No. 28027230181089068 apresentada foi emitida e impressa apenas em 03/09/2018.
Além do mais, todas as ARTs devem ser apresentadas datadas e assinadas pelos respectivos responsaveis técnicos e seu contratante, nos moldes do que determina a legislagdo do sistema CREA/CONFEA.

A documentagao apresentada consta marca d’agua com a informagao de que sua validade esta vinculada ao Recibo de pagamento pelo prazo de 10 dias. Nao foi apresentado Recibo de Pagamento.

“Lei n.2 6.496/77, ResolugBes n.2 1025/09 e 1033/11 do CONFEA. - PRAZO PARA PAGAMENTO
O prazo de pagamento de uma ART é de 10 (dez) dias corridos apds sua emissdo, ndo havendo prorrogagdo. Caso ocorra atraso no pagamento, a emissdo de nova ART sera bloqueada. O desbloqueio se dard mediante o efetivo pagamento da ART que possui pagamento pendente”.

COORDENACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
MINISTERIOS DA JUSTICA

De: Elisa Oliveira Paula <elisa.paula@I|cs.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 11:16

Para: MJ-Licitacdo <licitacao@mj.gov.br>

Cc: menon@presencialconsultoria.com.br

Assunto: Re: Diligéncia n2 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica




Agradecemos.

Elisa Paula
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De: MJ-Licitacdo <licitacao@mj.gov.br>

Data: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 11:07

Para: Elisa Paula <elisa.paula@Ics.com.br>

Cc: "menon@presencialconsultoria.com.br" <menon@presencialconsultoria.com.br>
Assunto: RES: Diligéncia n2 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica

Prorrogacao de prazo concedida.
A documentacao devera ser enviada até as 12h.

COORDENAGAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS
MINISTERIOS DA JUSTIGA

De: Elisa Oliveira Paula <elisa.paula@Ics.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 19 de setembro de 2018 10:51

Para: MJ-Licitacdo <licitacao@mj.gov.br>

Cc: menon@presencialconsultoria.com.br

Assunto: Re: Diligéncia n2 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica

Prezados,
Venho por meio deste pedir prazo de 1 hora para que possamos apresentar os documentos solicitados.

Desde ja agradeco.

Elisa Paula

De: MJ-Licitacdo <licitacao@mj.gov.br>

Data: terca-feira, 18 de setembro de 2018 17:21

Para: "menon@presencialconsultoria.com.br" <menon@presencialconsultoria.com.br>
Cc: Elisa Paula <elisa.paula@I|cs.com.br>

Assunto: Diligéncia n2 01 - PE n2 07/2018 - Ministério da Justica




A EMPRESA: LSCTECH COMERCIAL LTDA, CNPJ n2 06.133.353/0001-46
ASSUNTO: Diligéncia n2 01 - Pregdo Eletronico n.2 07/2018 — Manutenc3o de sala cofre

ORGAO: Ministério da Justica (UASG: n.2 200005)

1. No interesse do Pregdo Eletronico n.2 07/2018 e, com fundamento no artigo 43, § 32 da Lei n.2 8.666/1993, apds analise da documentacdo encaminhada, inferiu-se a necessidade da promocdo de diligéncia, de modo a
esclarecer/complementar a instrucdo processual.

2. Assim, solicitamos o envio dos contratos de prestacdo de servigo relacionados aos atestados de capacidade técnica apresentados, bem como outros documentos aceitos como prova, com o fito de comprovar a aptidao da licitante
para a prestacdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo

3. Nesse contexto, ressaltamos o disposto nos itens 8.6.2.3 e 8.6.2.7 do Edital:
8.6.2.3. Caso o (s) atestado (s) de capacidade técnica ndo contenha (m) todos os dados de que trata o subitem 8.6.2, o Ministério da Justica podera promover diligéncias para complementacdo das informacgdes fornecidas.

()

8.6.2.7 O licitante disponibilizara todas as informagdes necessdarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagao,
endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servicos, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

3. Posto isso, solicitamos manifestacdo até o dia 19/09/2018 as 11h.

COORDENAGAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

MINISTERIOS DA JUSTIGA



